
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME 2024-202514 84 408 11957

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,76 8 2 6,99 6 3 5,00 6 2 4,87 6 6 4,54 10 8 7,41 48 27 38,57 314,620

Okul Ortalaması 10 9 7,24 6 4 4,98 6 4 4,81 3 4 1,26 4 11 0,79 9 11 5,43 38 41 24,51 271,280

KATILIMLAR

1 270 METEHAN SÖYLER 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 5 8,33 16 4 14,67 69 15 64,01 402,715 1 1 2 15 1853
% 15

2 283 HAVVA SEVİLİR 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 10 7 7,67 15 5 13,33 58 28 48,67 365,653 1 2 9 42 3379
% 28

3 0 FATMA AMİNE ALAKAZ8B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 3 12 -1,00 13 7 10,67 51 33 39,99 322,128 2 3 22 77 5489
% 46

4 274 SUNA ERVA NAR 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 12 7 9,67 47 32 36,34 306,722 2 4 29 101 6255
% 52

5 285 MEDİNE SU 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 2 13 -2,33 12 8 9,33 46 38 33,33 297,145 3 5 38 117 6704
% 56

6 267 HAYRUNNİSA ÇAYIR 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 0 6 -2,00 8 10 4,67 37 32 26,34 272,020 3 6 50 162 8010
% 67

7 279 DURDU MEHMET SAYLAK8A 5 6 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 11 5,33 28 23 20,33 250,864 4 7 66 214 9077
% 76

8 278 AYŞEGÜL SEVGİLİ 8B 8 12 4,00 7 1 6,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 6 14 1,33 8 12 4,00 35 50 18,33 250,232 4 8 70 219 9110
% 76

9 291 ŞEVVAL ARIKCAN 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 8 2 7,33 2 3 1,00 7 13 2,67 6 14 1,33 33 52 15,67 239,743 5 9 73 249 9647
% 81

10 211 EHMET NAR 8B 10 9 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 2 -0,67 4 11 0,33 5 15 0,00 28 48 11,99 235,262 6 10 76 265 9847
% 82

11 292 YAŞAR BERAT ARIKCAN8B 7 11 3,33 2 5 0,33 2 6 0,00 1 2 0,33 5 13 0,67 6 9 3,00 23 46 7,66 225,524 7 11 78 297 10314
% 86

12 263 ELİF EDA SEVİLİR 8A 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 3 0,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 31 53 13,33 225,148 5 12 79 300 10329
% 86

13 287 MUHARREMERERSEVGİLİ8B 9 11 5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 5 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 61 4,66 219,753 8 13 81 320 10560
% 88

14 271 MUSA ALAKAZ 8A 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 24 65 2,32 185,022 6 14 82 394 11740
% 98
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8A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME 2024-202514 84 408 11957

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,76 8 2 6,99 6 3 5,00 6 2 4,87 6 6 4,54 10 8 7,41 48 27 38,57 314,620

Okul Ortalaması 10 9 7,24 6 4 4,98 6 4 4,81 3 4 1,26 4 11 0,79 9 11 5,43 38 41 24,51 271,280

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 270 METEHAN SÖYLER 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 8 1 7,67 10 5 8,33 16 4 14,67 69 15 64,01 402,715 1 1 2 15 1853
% 15

2 274 SUNA ERVA NAR 8A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 12 7 9,67 47 32 36,34 306,722 2 4 29 101 6255
% 52

3 267 HAYRUNNİSA ÇAYIR 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 4 -0,33 0 6 -2,00 8 10 4,67 37 32 26,34 272,020 3 6 50 162 8010
% 67

4 279 DURDU MEHMET SAYLAK8A 5 6 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 11 5,33 28 23 20,33 250,864 4 7 66 214 9077
% 76

5 263 ELİF EDA SEVİLİR 8A 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 3 0,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 31 53 13,33 225,148 5 12 79 300 10329
% 86

6 271 MUSA ALAKAZ 8A 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 24 65 2,32 185,022 6 14 82 394 11740
% 98
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8B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME 2024-202514 84 408 11957

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,76 8 2 6,99 6 3 5,00 6 2 4,87 6 6 4,54 10 8 7,41 48 27 38,57 314,620

Okul Ortalaması 10 9 7,24 6 4 4,98 6 4 4,81 3 4 1,26 4 11 0,79 9 11 5,43 38 41 24,51 271,280

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 283 HAVVA SEVİLİR 8B 15 5 13,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 7 -0,33 10 7 7,67 15 5 13,33 58 28 48,67 365,653 1 2 9 42 3379
% 28

2 0 FATMA AMİNE ALAKAZ8B 15 5 13,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 5 2,33 3 12 -1,00 13 7 10,67 51 33 39,99 322,128 2 3 22 77 5489
% 46

3 285 MEDİNE SU 8B 13 7 10,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 5 2,33 2 13 -2,33 12 8 9,33 46 38 33,33 297,145 3 5 38 117 6704
% 56

4 278 AYŞEGÜL SEVGİLİ 8B 8 12 4,00 7 1 6,67 5 5 3,33 1 6 -1,00 6 14 1,33 8 12 4,00 35 50 18,33 250,232 4 8 70 219 9110
% 76

5 291 ŞEVVAL ARIKCAN 8B 7 13 2,67 3 7 0,67 8 2 7,33 2 3 1,00 7 13 2,67 6 14 1,33 33 52 15,67 239,743 5 9 73 249 9647
% 81

6 211 EHMET NAR 8B 10 9 7,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 2 -0,67 4 11 0,33 5 15 0,00 28 48 11,99 235,262 6 10 76 265 9847
% 82

7 292 YAŞAR BERAT ARIKCAN8B 7 11 3,33 2 5 0,33 2 6 0,00 1 2 0,33 5 13 0,67 6 9 3,00 23 46 7,66 225,524 7 11 78 297 10314
% 86

8 287 MUHARREMERERSEVGİLİ8B 9 11 5,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 5 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 61 4,66 219,753 8 13 81 320 10560
% 88
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SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURDU MEHMET SAYLAK 279 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 6 3,00 15 6,94 7,24 9,76

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,22 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,78 4,81 5,00

Fen 20 9 11 5,33 27 5,50 5,43 7,41

Toplam: 90 28 23 20,33 23 27,11 24,50 38,54

Sözel (TÜR) dBbcCCadDa     A    

Cevap Anh. B CBAACCBADDBCACAABCCD

Sözel (TAR) BACAdaDDDB

Cevap Anh. B BACACCDDDB

Sözel (DİN) CbabBCBdCD

Cevap Anh. B CABDBCBACD

Sayısal (FEN) dBcdBDADbAbCacdCaBda

Cevap Anh. B ABDBBDADAADCCABCDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 0 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 0 0
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 1 1 50
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EDA SEVİLİR 263 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 6,94 7,24 9,76

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,22 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 5,78 4,81 5,00

İngilizce 10 1 3 0,00 0 2,39 1,26 4,87

Matematik 20 3 17 -2,67 -13 0,28 0,79 4,54

Fen 20 6 14 1,33 7 5,50 5,43 7,41

Toplam: 90 31 53 13,33 15 27,11 24,50 38,54

Sözel (TÜR) aBbdCbBdDDBdAadAdbbc

Cevap Anh. B CBAACCBADDBCACAABCCD

Sözel (TAR) BACAdaDcDB

Cevap Anh. B BACACCDDDB

Sözel (DİN) acdbBCBACD

Cevap Anh. B CABDBCBACD

Sözel (İNG) ac  Dd    

Cevap Anh. B CDBADCBCDA

Sayısal (MAT) dcbdCDabdbadbcadbcBa

Cevap Anh. B CDABCDDCBABCAACBCABB

Sayısal (FEN) cBcadbdbdAcabdBCbBdC

Cevap Anh. B ABDBBDADAADCCABCDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 3 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 2 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA ÇAYIR 267 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 6,94 7,24 9,76

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,22 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,78 4,81 5,00

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,39 1,26 4,87

Matematik 20 0 6 -2,00 -10 0,28 0,79 4,54

Fen 20 8 10 4,67 23 5,50 5,43 7,41

Toplam: 90 37 32 26,33 29 27,11 24,50 38,54

Sözel (TÜR) CaAdCCBAaDBdcbbABCaD

Cevap Anh. B CBAACCBADDBCACAABCCD

Sözel (TAR) BbCAbaDDDB

Cevap Anh. B BACACCDDDB

Sözel (DİN) CABbBCBACD

Cevap Anh. B CABDBCBACD

Sözel (İNG) ba c Cc   

Cevap Anh. B CDBADCBCDA

Sayısal (MAT) dcbda    c          

Cevap Anh. B CDABCDDCBABCAACBCABB

Sayısal (FEN) ABbB cAbbADaac CaBdb

Cevap Anh. B ABDBBDADAADCCABCDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 0 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 1 0 50
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN SÖYLER 270 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 6,94 7,24 9,76

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,22 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,78 4,81 5,00

İngilizce 10 8 1 7,67 77 2,39 1,26 4,87

Matematik 20 10 5 8,33 42 0,28 0,79 4,54

Fen 20 16 4 14,67 73 5,50 5,43 7,41

Toplam: 90 69 15 64,00 71 27,11 24,50 38,54

Sözel (TÜR) dBAACCBADDBdACAABaCD

Cevap Anh. B CBAACCBADDBCACAABCCD

Sözel (TAR) BAbACCDDDB

Cevap Anh. B BACACCDDDB

Sözel (DİN) CABbBCBACD

Cevap Anh. B CABDBCBACD

Sözel (İNG) CDcADCBCD 

Cevap Anh. B CDBADCBCDA

Sayısal (MAT) aDA  D CBAdCbAa Cc B

Cevap Anh. B CDABCDDCBABCAACBCABB

Sayısal (FEN) ABcBBDcDAAcCCAdCDBCC

Cevap Anh. B ABDBBDADAADCCABCDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 1 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 2 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 1 1 50
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA ALAKAZ 271 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 17 -2,67 -13 6,94 7,24 9,76

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,22 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 5,78 4,81 5,00

İngilizce 10 4 5 2,33 23 2,39 1,26 4,87

Matematik 20 5 15 0,00 0 0,28 0,79 4,54

Fen 20 3 17 -2,67 -13 5,50 5,43 7,41

Toplam: 90 24 65 2,33 3 27,11 24,50 38,54

Sözel (TÜR) ccbcCadbdbabbdAbdcaA

Cevap Anh. A AACBCBACBDDCDCACABCA

Sözel (TAR) bAbdADDdCc

Cevap Anh. A CACBADDBCD

Sözel (DİN) BCBAabbbcb

Cevap Anh. A BCBACDCABD

Sözel (İNG) BdCDaaac C

Cevap Anh. A BACDBCDADC

Sayısal (MAT) cadbDCbdAbbddadBCacd

Cevap Anh. A DCBADCCBADAABCABCBBC

Sayısal (FEN) cddcacAccbdbadDdcbcC

Cevap Anh. A BABDBDADACADBCDCACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 0 2 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 1 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 0 2 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 0 2 0
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Kromozom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Genotip kavramını tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA ERVA NAR 274 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 6,94 7,24 9,76

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,22 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,78 4,81 5,00

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,39 1,26 4,87

Matematik 20 1 9 -2,00 -10 0,28 0,79 4,54

Fen 20 12 7 9,67 48 5,50 5,43 7,41

Toplam: 90 47 32 36,33 40 27,11 24,50 38,54

Sözel (TÜR) bACaCBACBDDaDdACdBbA

Cevap Anh. A AACBCBACBDDCDCACABCA

Sözel (TAR) CAdcADDBaD

Cevap Anh. A CACBADDBCD

Sözel (DİN) BCBACDCcdb

Cevap Anh. A BCBACDCABD

Sözel (İNG) cACDcCbbDC

Cevap Anh. A BACDBCDADC

Sayısal (MAT) cadbcCbadb          

Cevap Anh. A DCBADCCBADAABCABCBBC

Sayısal (FEN) BddcBDbD CADBCDbAbBd

Cevap Anh. A BABDBDADACADBCDCACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 1 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 2 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 0 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 2 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL SEVGİLİ 278 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 7,46 7,24 9,76

Tarih 10 7 1 6,67 67 4,04 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,08 4,81 5,00

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 0,42 1,26 4,87

Matematik 20 6 14 1,33 7 1,17 0,79 4,54

Fen 20 8 12 4,00 20 5,37 5,43 7,41

Toplam: 90 35 50 18,33 20 22,54 24,50 38,54

Sözel (TÜR) dBbddacbDDBdbdAABbCa

Cevap Anh. B CBAACCBADDBCACAABCCD

Sözel (TAR) cACACCDD  

Cevap Anh. B BACACCDDDB

Sözel (DİN) CABbBdBcda

Cevap Anh. B CABDBCBACD

Sözel (İNG) dcac  a Dd

Cevap Anh. B CDBADCBCDA

Sayısal (MAT) bcdabbcCdddCAbCabABd

Cevap Anh. B CDABCDDCBABCAACBCABB

Sayısal (FEN) ddcBdccbAdDaCdBCaBCb

Cevap Anh. B ABDBBDADAADCCABCDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 3 0 75
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 1 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 0 2 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 2 0 100
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EHMET NAR 211 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 9 7,00 35 7,46 7,24 9,76

Tarih 10 4 6 2,00 20 4,04 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 4,08 4,81 5,00

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 0,42 1,26 4,87

Matematik 20 4 11 0,33 2 1,17 0,79 4,54

Fen 20 5 15 0,00 0 5,37 5,43 7,41

Toplam: 90 28 48 12,00 13 22,54 24,50 38,54

Sözel (TÜR) AbCBCddCBDDbcd bdBbA

Cevap Anh. A AACBCBACBDDCDCACABCA

Sözel (TAR) dACcADbcac

Cevap Anh. A CACBADDBCD

Sözel (DİN) BCaACDabcb

Cevap Anh. A BCBACDCABD

Sözel (İNG) cb        

Cevap Anh. A BACDBCDADC

Sayısal (MAT) caBdaCdaccbcBd B    

Cevap Anh. A DCBADCCBADAABCABCBBC

Sayısal (FEN) aABcdbAbdbcbcdDbcdBb

Cevap Anh. A BABDBDADACADBCDCACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 0 2 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 0 2 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 0 2 0
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA AMİNE ALAKAZ 0 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,46 7,24 9,76

Tarih 10 8 2 7,33 73 4,04 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,08 4,81 5,00

İngilizce 10 4 5 2,33 23 0,42 1,26 4,87

Matematik 20 3 12 -1,00 -5 1,17 0,79 4,54

Fen 20 13 7 10,67 53 5,37 5,43 7,41

Toplam: 90 51 33 40,00 44 22,54 24,50 38,54

Sözel (TÜR) ddCBCBACBDDCadACdBCA

Cevap Anh. A AACBCBACBDDCDCACABCA

Sözel (TAR) CACdADDBaD

Cevap Anh. A CACBADDBCD

Sözel (DİN) BaBACDCABb

Cevap Anh. A BCBACDCABD

Sözel (İNG) cACDcda Da

Cevap Anh. A BACDBCDADC

Sayısal (MAT) abcAb C   bdcbdaCc a

Cevap Anh. A DCBADCCBADAABCABCBBC

Sayısal (FEN) BAccBDAbACbadCDCACBb

Cevap Anh. A BABDBDADACADBCDCACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 2 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 3 0 100
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 3 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 1 1 50
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA SEVİLİR 283 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 7,46 7,24 9,76

Tarih 10 9 1 8,67 87 4,04 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 4,08 4,81 5,00

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 0,42 1,26 4,87

Matematik 20 10 7 7,67 38 1,17 0,79 4,54

Fen 20 15 5 13,33 67 5,37 5,43 7,41

Toplam: 90 58 28 48,67 54 22,54 24,50 38,54

Sözel (TÜR) cAaBCBAbBDDCbbACABCA

Cevap Anh. A AACBCBACBDDCDCACABCA

Sözel (TAR) aACBADDBCD

Cevap Anh. A CACBADDBCD

Sözel (DİN) BCBbCDCbBb

Cevap Anh. A BCBACDCABD

Sözel (İNG) abCDcdc ca

Cevap Anh. A BACDBCDADC

Sayısal (MAT) DaccDCCdA cdBCABa  C

Cevap Anh. A DCBADCCBADAABCABCBBC

Sayısal (FEN) BABcBDADdCAadCDbACBC

Cevap Anh. A BABDBDADACADBCDCACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 3 0 100
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 1 2 33
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 0 2 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 1 0 50
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 1 0 100
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 1 1 50
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE SU 285 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 7,46 7,24 9,76

Tarih 10 7 3 6,00 60 4,04 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,08 4,81 5,00

İngilizce 10 4 5 2,33 23 0,42 1,26 4,87

Matematik 20 2 13 -2,33 -12 1,17 0,79 4,54

Fen 20 12 8 9,33 47 5,37 5,43 7,41

Toplam: 90 46 38 33,33 37 22,54 24,50 38,54

Sözel (TÜR) CBAddCBAbDddACdABCCa

Cevap Anh. B CBAACCBADDBCACAABCCD

Sözel (TAR) aACAbaDDDB

Cevap Anh. B BACACCDDDB

Sözel (DİN) dABbBCBACD

Cevap Anh. B CABDBCBACD

Sözel (İNG) CDcADacda 

Cevap Anh. B CDBADCBCDA

Sayısal (MAT) ba cba C  cbbdCcada 

Cevap Anh. B CDABCDDCBABCAACBCABB

Sayısal (FEN) ABcBcbdDAbaCCAdCDBbC

Cevap Anh. B ABDBBDADAADCCABCDBCC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 2 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 2 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 4 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 3 0 100
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 2 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 4 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 0 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 2 0 100
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 1 1 50
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 1 0 100
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Kromozom kavramını açıklar. 1 1 0 100
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREMERERSEVGİLİ 287 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 7,46 7,24 9,76

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,04 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 1 9 -2,00 -20 4,08 4,81 5,00

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 0,42 1,26 4,87

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,17 0,79 4,54

Fen 20 6 14 1,33 7 5,37 5,43 7,41

Toplam: 90 25 61 4,67 5 22,54 24,50 38,54

Sözel (TÜR) baAdCCdADDBdAabddCda

Cevap Anh. B CBAACCBADDBCACAABCCD

Sözel (TAR) ddCAbbcDca

Cevap Anh. B BACACCDDDB

Sözel (DİN) dbaccaBdba

Cevap Anh. B CABDBCBACD

Sözel (İNG) dadbDa    

Cevap Anh. B CDBADCBCDA

Sayısal (MAT) CbAcacaddccbcACBabaa

Cevap Anh. B CDABCDDCBABCAACBCABB

Sayısal (FEN) cBaBcDbcAcabdcBacdbC

Cevap Anh. B ABDBBDADAADCCABCDBCC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 0 3 0
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 1 1 50
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 0 3 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 2 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 2 3 40
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 2 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 1 1 50
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 1 1 50
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Kromozom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ARIKCAN 291 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 7,46 7,24 9,76

Tarih 10 3 7 0,67 7 4,04 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,08 4,81 5,00

İngilizce 10 2 3 1,00 10 0,42 1,26 4,87

Matematik 20 7 13 2,67 13 1,17 0,79 4,54

Fen 20 6 14 1,33 7 5,37 5,43 7,41

Toplam: 90 33 52 15,67 17 22,54 24,50 38,54

Sözel (TÜR) bdCBCBddcaDdcabbcBaA

Cevap Anh. A AACBCBACBDDCDCACABCA

Sözel (TAR) bcbcccDcCD

Cevap Anh. A CACBADDBCD

Sözel (DİN) BCaACDCbBD

Cevap Anh. A BCBACDCABD

Sözel (İNG) Bd D  a  d

Cevap Anh. A BACDBCDADC

Sayısal (MAT) cbadbbbcAcAbdCABCaBb

Cevap Anh. A DCBADCCBADAABCABCBBC

Sayısal (FEN) dbcaBbAbcadDBbDCddca

Cevap Anh. A BABDBDADACADBCDCACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 3 1 2 33
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 2 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 2 2 50
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 2 1 67
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 2 1 67
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 1 1 50
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 1 1 50
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 0 5 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 0 2 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 2 1 67
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 2 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 0 2 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 1 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Hava olayını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 1 1 50
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 0 1 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Kromozom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI - 8. SINIF LGS 1. DENEME
2024-2025

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR BERAT ARIKCAN 292 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 7,46 7,24 9,76

Tarih 10 2 5 0,33 3 4,04 4,98 6,99

Din K.ve A.B. 10 2 6 0,00 0 4,08 4,81 5,00

İngilizce 10 1 2 0,33 3 0,42 1,26 4,87

Matematik 20 5 13 0,67 3 1,17 0,79 4,54

Fen 20 6 9 3,00 15 5,37 5,43 7,41

Toplam: 90 23 46 7,67 9 22,54 24,50 38,54

Sözel (TÜR) bbCdCB  dDcacddbABaA

Cevap Anh. A AACBCBACBDDCDCACABCA

Sözel (TAR) ad BdDaa  

Cevap Anh. A CACBADDBCD

Sözel (DİN) Bac Cadd a

Cevap Anh. A BCBACDCABD

Sözel (İNG) dAa       

Cevap Anh. A BACDBCDADC

Sayısal (MAT) cacAcbdBAD  cacabdaC

Cevap Anh. A DCBADCCBADAABCABCBBC

Sayısal (FEN) cA aBbdDAC a Cb  aca

Cevap Anh. A BABDBDADACADBCDCACBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 2 1 0 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 3 2 1 67
Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır 1 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Yazma stratejilerini uygular. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 2 1 1 50

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.2 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 4 1 2 25
Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader İnancı 3 1 2 33
Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular. 3 0 2 0
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 2 0 1 0
Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to structure a talk to make simple inquiries, give explanations and reasons. 2 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple invitation letters, cards and e-mails. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 5 1 4 20
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 2 1 1 50
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 3 1 1 33
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 2 0 2 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%
Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. 2 0 2 0
Güneş ışınlarının gelme açısı ile bölgelerdeki sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 0 50
Dünya'nın Güneş çevresinde dolanımı sırasında bulunduğu konumlara göre güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede yaşanan mevsimleri tahmin eder.1 0 0 0
Işığın birim yüzeye düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisine değinilir. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Rüzgar kavramını açıklar. 1 0 1 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Hava olayını açıklar. 1 1 0 100
Dünya'nın ekseninin eğikliğinin mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklar. 1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Yüksek hava basıncını açıklar. 2 1 0 50
DNA'yı oluşturan nükleotidleri listeler. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
DNA   daki hataların onarılıp onarılmadığı belirtilir. 1 0 0 0
DNA'nın yapısını model üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Kromozom kavramını açıklar. 1 0 1 0
Genotip kavramını tanımlar. 1 0 1 0
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