
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU 24TGDS801 13 284 469 556

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 6 8,82 6 3 4,67 6 3 5,10 4 2 3,07 8 4 6,27 11 5 9,27 45 23 37,20 309,020

Okul Ortalaması 7 9 4,36 4 5 2,39 5 5 3,18 2 2 1,18 6 9 3,15 9 10 5,49 33 39 19,75 262,190

KATILIMLAR

1 0 İKRA KALKAN 8B 16 3 15,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 2 5,33 19 1 18,67 18 2 17,33 73 14 68,33 441,579 1 1 56 65 65
% 12

2 270 METEHAN SÖYLER 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 16 2 15,33 14 6 12,00 68 20 61,33 411,432 1 2 84 102 105
% 19

3 283 HAVVA SEVİLİR 8B 13 6 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 1 3,67 14 3 13,00 15 5 13,33 58 23 50,34 376,057 2 3 118 158 162
% 29

4 274 SUNA ERVA NAR 8A 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 1 1 0,67 3 8 0,33 10 8 7,33 38 33 27,00 282,601 2 4 211 314 342
% 62

5 2 MEHMETBERA NAR 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 0 1,00 7 6 5,00 8 10 4,67 29 43 14,67 252,665 3 5 235 366 405
% 73

6 279 DURDU SAYLAK 8A 4 6 2,00 4 6 2,00 1 2 0,33 8 12 4,00 17 26 8,33 220,817 3 6 256 423 472
% 85

7 267 HAYRUNNİSA ÇAYIR 8 6 13 1,67 3 6 1,00 7 3 6,00 3 11 -0,67 6 13 1,67 25 46 9,67 219,498 1 7 257 425 474
% 85

8 291 ŞEVVAL ARIKCAN 8 6 12 2,00 2 5 0,33 7 3 6,00 3 11 -0,67 6 14 1,33 24 45 8,99 218,417 2 8 259 427 476
% 86

9 263 ELİF EDA SEVİLİR 8A 4 15 -1,00 2 8 -0,67 5 4 3,67 1 10 -2,33 10 10 6,67 22 47 6,34 213,149 4 9 262 432 483
% 87

10 262 BATUHAN ARIK 8A 5 15 0,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 55 6,67 211,443 5 10 265 437 489
% 88

11 292 YAŞA ARIKCAN 8B 3 10 -0,33 2 5 0,33 1 7 -1,33 3 15 -2,00 6 11 2,33 15 48 -1,00 193,213 4 11 279 460 515
% 93

12 287 MUHARREM SEVGİLİ 8B 4 9 1,00 2 4 0,67 1 6 -1,00 3 3 2,00 1 15 -4,00 5 9 2,00 16 46 0,67 192,372 5 12 280 461 516
% 93

13 271 MUSA ALAKAZ 8A 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 12 -2,00 3 17 -2,67 15 59 -4,67 175,203 6 13 284 469 524
% 94
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SONUÇ BELGESİ 24TGDS801
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA ÇAYIR 267 8

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 13 1,67 8 1,84 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 0,66 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 3,18 5,10

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 -0,67 3,15 6,27

Fen 20 6 13 1,67 8 1,50 5,49 9,27

Toplam: 90 25 46 9,67 11 9,34 19,74 37,19

Türkçe daCcaBcCADDdadadabb 

Cevap Anh. B ADCBDBACADDBCACCBADB

Sosyal bC cbAbaBa

Cevap Anh. B DCBDAADCBC

Din Kültürü DBDbACBdbD

Cevap Anh. B DBDAACBCAD

Matematik d  Ad  Db b bdbadDcc

Cevap Anh. B CBAACBCDABCDCBADCDBD

Fen ACDdacd adbCBdcaDcbb

Cevap Anh. B ACDBCACDDBACBADCDBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 1 3 25
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ARIKCAN 291 8

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 12 2,00 10 1,84 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 2 5 0,33 3 0,66 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,00 3,18 5,10

Matematik 20 3 11 -0,67 -3 -0,67 3,15 6,27

Fen 20 6 14 1,33 7 1,50 5,49 9,27

Toplam: 90 24 45 9,00 10 9,34 19,74 37,19

Türkçe CcBacCadDAbDdadada  

Cevap Anh. A CABDBCDADAADBCABCCBD

Sosyal Cbcb bAa  

Cevap Anh. A CDDABDACCB

Din Kültürü BDDbdBbCAD

Cevap Anh. A BDDACBACAD

Matematik DA d   d  Ddabdbabbc

Cevap Anh. A DACCBABCBDDCDABCDCAB

Fen CAcadDdaaddBCbdDacbb

Cevap Anh. A CAACBDBDDCABCABDCDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 1 2 25
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 0 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ARIK 262 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 5 15 0,00 0 3,94 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,67 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,61 3,18 5,10

Matematik 20 5 15 0,00 0 1,94 3,15 6,27

Fen 20 6 14 1,33 7 4,78 5,49 9,27

Toplam: 90 25 55 6,67 7 17,50 19,74 37,19

Türkçe dcccdCcbDAAcaCbddbac

Cevap Anh. A CABDBCDADAADBCABCCBD

Sosyal aDaABbcabc

Cevap Anh. A CDDABDACCB

Din Kültürü BbDAdBACca

Cevap Anh. A BDDACBACAD

Matematik bbadabaCBaaabAdbDabB

Cevap Anh. A DACCBABCBDDCDABCDCAB

Fen CbcdBcBbaaccdAaDbDac

Cevap Anh. A CAACBDBDDCABCABDCDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 1 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DURDU SAYLAK 279 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,67 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 3,61 3,18 5,10

Matematik 20 1 2 0,33 2 1,94 3,15 6,27

Fen 20 8 12 4,00 20 4,78 5,49 9,27

Toplam: 90 17 26 8,33 9 17,50 19,74 37,19

Sosyal DCabAdbaaC

Cevap Anh. B DCBDAADCBC

Din Kültürü DcaAcadCAb

Cevap Anh. B DBDAACBCAD

Matematik     d    c   B      

Cevap Anh. B CBAACBCDABCDCBADCDBD

Fen dbDabAbaDaACBbbCDdcd

Cevap Anh. B ACDBCACDDBACBADCDBAC

Soru No 12345678901234567890
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SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 0 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 0 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EDA SEVİLİR 263 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 15 -1,00 -5 3,94 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 2,67 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 3,61 3,18 5,10

Matematik 20 1 10 -2,33 -12 1,94 3,15 6,27

Fen 20 10 10 6,67 33 4,78 5,49 9,27

Toplam: 90 22 47 6,33 7 17,50 19,74 37,19

Türkçe dabcaBcdcDbBadCa bcd

Cevap Anh. B ADCBDBACADDBCACCBADB

Sosyal cddbAcDacd

Cevap Anh. B DCBDAADCBC

Din Kültürü DacAACadA 

Cevap Anh. B DBDAACBCAD

Matematik C  bdc bba     bac b

Cevap Anh. B CBAACBCDABCDCBADCDBD

Fen caDBdcdaDBACBAcbDaAb

Cevap Anh. B ACDBCACDDBACBADCDBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 2 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN SÖYLER 270 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 3,94 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 2,67 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 3,61 3,18 5,10

İngilizce 10 4 6 2,00 20 0,56 1,18 3,07

Matematik 20 16 2 15,33 77 1,94 3,15 6,27

Fen 20 14 6 12,00 60 4,78 5,49 9,27

Toplam: 90 68 20 61,33 68 17,50 19,74 37,19

Türkçe CABbcCDADAADBCABCCcD

Cevap Anh. A CABDBCDADAADBCABCCBD

Sosyal CDbABDACCB

Cevap Anh. A CDDABDACCB

Din Kültürü BDcAdBACAD

Cevap Anh. A BDDACBACAD

İngilizce CCabdCdaBb

Cevap Anh. A CCDACCBDBA

Matematik aACC AB BDDCbABCDCAB

Cevap Anh. A DACCBABCBDDCDABCDCAB

Fen CAACBcBDaCcBCABDCadb

Cevap Anh. A CAACBDBDDCABCABDCDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 2 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 2 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA ALAKAZ 271 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 2 8 -0,67 -3 3,94 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,67 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 3,61 3,18 5,10

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,56 1,18 3,07

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 1,94 3,15 6,27

Fen 20 3 17 -2,67 -13 4,78 5,49 9,27

Toplam: 90 15 59 -4,67 -5 17,50 19,74 37,19

Türkçe  d  d D bdb  ad   Bb

Cevap Anh. A CABDBCDADAADBCABCCBD

Sosyal CDaAcbddbd

Cevap Anh. A CDDABDACCB

Din Kültürü BaacaaddbD

Cevap Anh. A BDDACBACAD

İngilizce CbccdaBbBd

Cevap Anh. A CCDACCBDBA

Matematik bcb  c aBacbad bc A 

Cevap Anh. A DACCBABCBDDCDABCDCAB

Fen dccCccdaDbcadAacbaab

Cevap Anh. A CAACBDBDDCABCABDCDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 0 4 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA ERVA NAR 274 8A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 3,94 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,67 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 3,61 3,18 5,10

İngilizce 10 1 1 0,67 7 0,56 1,18 3,07

Matematik 20 3 8 0,33 2 1,94 3,15 6,27

Fen 20 10 8 7,33 37 4,78 5,49 9,27

Toplam: 90 38 33 27,00 30 17,50 19,74 37,19

Türkçe dABccCbbDAADBCddCCdD

Cevap Anh. A CABDBCDADAADBCABCCBD

Sosyal CaDbBadCCB

Cevap Anh. A CDDABDACCB

Din Kültürü aDDAdBdCbD

Cevap Anh. A BDDACBACAD

İngilizce Ca        

Cevap Anh. A CCDACCBDBA

Matematik aAC     dba acd   Ac

Cevap Anh. A DACCBABCBDDCDABCDCAB

Fen CdcCBbBDaCcBCAaD aa 

Cevap Anh. A CAACBDBDDCABCABDCDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 1 75
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 2 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA SEVİLİR 283 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 5,87 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,73 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 1,53 3,18 5,10

İngilizce 10 4 1 3,67 37 2,40 1,18 3,07

Matematik 20 14 3 13,00 65 6,13 3,15 6,27

Fen 20 15 5 13,33 67 7,93 5,49 9,27

Toplam: 90 58 23 50,33 56 26,60 19,74 37,19

Türkçe bDbcDBACADDBd CCdADd

Cevap Anh. B ADCBDBACADDBCACCBADB

Sosyal DCdbAAcCcC

Cevap Anh. B DCBDAADCBC

Din Kültürü DaDbACBdAb

Cevap Anh. B DBDAACBCAD

İngilizce  C  B ACb 

Cevap Anh. B CCADBDACCB

Matematik  BcACBCDABC CBcb DBD

Cevap Anh. B CBAACBCDABCDCBADCDBD

Fen AbDBCACbDBACdADCDdAd

Cevap Anh. B ACDBCACDDBACBADCDBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 3 0 75
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 1 0
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA KALKAN 0 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 5,87 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 2,73 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 1,53 3,18 5,10

İngilizce 10 6 2 5,33 53 2,40 1,18 3,07

Matematik 20 19 1 18,67 93 6,13 3,15 6,27

Fen 20 18 2 17,33 87 7,93 5,49 9,27

Toplam: 90 73 14 68,33 76 26,60 19,74 37,19

Türkçe CABDcCDdDAADBCAdCC D

Cevap Anh. A CABDBCDADAADBCABCCBD

Sosyal CDbABcACCa

Cevap Anh. A CDDABDACCB

Din Kültürü acDAdBACAD

Cevap Anh. A BDDACBACAD

İngilizce CCaACbB B 

Cevap Anh. A CCDACCBDBA

Matematik DACCBABaBDDCDABCDCAB

Cevap Anh. A DACCBABCBDDCDABCDCAB

Fen CAACBDBDaCABCAdDCDCA

Cevap Anh. A CAACBDBDDCABCABDCDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 1 1 50
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 4 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 1 0 100

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 1 1 50
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 1 0 100
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 2 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 2 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETBERA NAR 2 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 5,87 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,73 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 1,53 3,18 5,10

İngilizce 10 1 0 1,00 10 2,40 1,18 3,07

Matematik 20 7 6 5,00 25 6,13 3,15 6,27

Fen 20 8 10 4,67 23 7,93 5,49 9,27

Toplam: 90 29 43 14,67 16 26,60 19,74 37,19

Türkçe babdcBbCADDcddbCBdbc

Cevap Anh. B ADCBDBACADDBCACCBADB

Sosyal DCBcAbaacb

Cevap Anh. B DCBDAADCBC

Din Kültürü bacdbCadAc

Cevap Anh. B DBDAACBCAD

İngilizce C         

Cevap Anh. B CCADBDACCB

Matematik aBAACdbaA d aB   D  

Cevap Anh. B CBAACBCDABCDCBADCDBD

Fen dCDBCAbabdcdB c DBcd

Cevap Anh. B ACDBCACDDBACBADCDBAC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 1 3 25
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 1 0 100
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 1 1 50
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 1 0 50
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 1 0 100
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 0 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 1 0 100
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 24TGDS801

KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / ŞEHİT FATİH SAYLAK ORTAOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHARREM SEVGİLİ 287 8B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 9 1,00 5 5,87 4,36 8,82

SOSYAL BİLGİLER 10 2 4 0,67 7 2,73 2,39 4,67

Din K.ve A.B. 10 1 6 -1,00 -10 1,53 3,18 5,10

İngilizce 10 3 3 2,00 20 2,40 1,18 3,07

Matematik 20 1 15 -4,00 -20 6,13 3,15 6,27

Fen 20 5 9 2,00 10 7,93 5,49 9,27

Toplam: 90 16 46 0,67 1 26,60 19,74 37,19

Türkçe Cddca  bD Ac a  b Ba

Cevap Anh. A CABDBCDADAADBCABCCBD

Sosyal db c D aC 

Cevap Anh. A CDDABDACCB

Din Kültürü Bb   ddabc

Cevap Anh. A BDDACBACAD

İngilizce Ca A   Dcb

Cevap Anh. A CCDACCBDBA

Matematik aAb  dabdb aab acabd

Cevap Anh. A DACCBABCBDDCDABCDCAB

Fen CbdC DBc bb C d a dc

Cevap Anh. A CAACBDBDDCABCABDCDCA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 1 2 25
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 1 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 1 0 100
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 1 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 1 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 1 0 100
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 2 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 0 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 0 1 0
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 0 0 0
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 2 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 4 2 1 50
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Sosyal

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti'nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.1 0 0 0
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu analiz eder.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Gençlik döneminde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. 1 0 1 0
Kuvâ-yı Millîye'nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Din Kültürü

Din K.ve A.B. S D Y B%
Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hz. Musa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Ayet el-Kürsi'yi okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 1 0 0 0
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 1 0 0 0

İngilizce

İngilizce S D Y B%
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 2 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries.1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0

Matematik

Matematik S D Y B%
Kareköklü bir ifadeyi a kök b şeklinde yazar ve a kök b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1 0 1 0
Bir olaya ait olası durumları belirler. 1 0 1 0
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 2 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 2 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
“Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Fen

Fen S D Y B%
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasının mevsimlerin oluşumuna katkısını açıklar. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. 1 0 1 0
Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramları arasındaki ilişkiyi model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.1 1 0 100
Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarını belirtir. 1 0 0 0
Sıvı basıncının kabın şekline bağlı olmadığını açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Sıvıların basıncı her yönde ilettiğini belirtir. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. 1 1 0 100
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
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